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Halsnæs Kommune har 21. februar 2023 modtaget en mail fra ejeren af Slettebjerggaard med 
ønske om placering af et nyt stuehus til erstatning af det eksisterende, der vil overgå til anden 
anvendelse (bosted). Det er ejendommen, matr.nr. 6a Torplille By, Torupvejen 19A, 
Slettebjerggaard. 

Kommunen har orienteret de nærmeste naboer om ansøgningen. Der er ikke kommet nogen 
høringssvar. 

Afgørelse 
Ejeren af en landbrugsejendom har jævnfør Planlovens § 36, stk. 1 nr. 3 ret til at have et 
tidssvarende stuehus på sin landbrugsejendom. Plan og Byg har vurderet placeringsønsket i 
henhold til Planlovens § 36, stk. 2 og afgør hermed, at den ønskede placering opfylder de 
hensyn, som landzonereglerne skal sikre blandt andet i forhold til, at ejendommen fremstår 
som en samlet ejendom.  

Afgørelsen omfatter et stuehus i halvanden etage, som ønskes opført med et grundplan på 
cirka 9,3 x 20,8 meter – grundareal cirka 177 m2. Placeringen skal være således at der 
maksimalt må være 22 meter mellem det nye stuehus og eksisterende (ældre) ridehal øst for 
det nye stuehus og maksimalt 55 meter mellem det nye stuehus og eksisterende (tidligere) 
stuehus syd for det nye stuehus.  

Afgørelsen er betinget af, at det nye stuehus placeres øst for det eksisterende 
beplantningsbælte mod vest, at der plantes et nyt beplantningsbælte nord cirka 15-20 meter 
nord for det nye stuehus med samme retning som det der fjernes for at placere stuehuset, og at 
disse bælter fastholdes og vedligeholdes som skærmende beplantning mod nord og vest. 
Bælterne skal ikke nødvendigvis fastholdes eksakt som nu, men de skal kunne have en visuelt 
afgrænsende funktion i forhold til markerne og de åbne arealer omkring gården.  

Afgørelsen er desuden betinget af, at den eksisterende stuehusbolig i det eksisterende stuehus 
nedlægges og inddrages i bostedet – jf. landzonetilladelse hertil af 7. januar 2021 – (eller som 
alternativ hertil nedrives) senest umiddelbart efter (maksimalt 2 måneder efter) ibrugtagning af 
det nye stuehus.  

Plan og Byg 
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 

09.03.2023 
 

Sagsnr. 01.03.03-G00-5-23 

Landzoneafgørelse i forhold til placering af et nyt stuehus på matr.nr. 6a Torplille By, 
Torupvejen 19A, Slettebjerggaard  



Der skal søges byggetilladelse til både at opføre det nye stuehus og til at inddrage den 
eksisterende (gamle) stuehusbolig i bostedet. 

Landzoneafgørelsen vil blive offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside 9. marts 2023.  

Afgørelsen tager udgangspunkt i Planlovens §§ 35 og 36 – herunder § 36 stk. 1 nr. 3. 

Tilladelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet efter fire uger (plus evt. helligdage), 
og den falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato. 

Ansøgningen 
Ejendommen består i princippet af to væsentlige bebyggelser, der ligger i vinkelform. Mod syd 
ligger den oprindelige gårdbebyggelse, hvor stuehuset også ligger. Resten af denne 
bebyggelse anvendes af et bosted for unge. Der er givet landzonetilladelse til, at bostedet kan 
udvides til at omfatte det hidtidige stuehus, i forbindelse med, at der opføres et nyt stuehus på 
ejendommen. Mod øst ligger ridecenteret, der består af to store ridehaller, staldbygninger, 
ridestue og tilhørende mindre bygninger samt nord herfor ridebaner og folde. 
 
Det nye stuehus ønskes placeret i knækket mellem bostedet og ridecenteret med en placering 
lidt nordligere end den, der blev accepteret som ikke krævende en landzonetilladelse i 2021. 
Begrundelse for den ændrede placering er nogle jordbundsmæssige udfordringer på stedet 
(der er foretaget jordbundsundersøgelser) og et ønske om at trække det nye stuehus lidt 
længere væk fra gårdens færdselsareal. 
Det eksisterende beplantningsbælte mod nord, hvor stuehuset var tænkt etableret lige syd for i 
2021, tænkes fjernet. I stedet vil et nyt beplantningsbælte blive etableret længere mod nord og 
delvis øst, som vil skærme den nu ansøgte placering af stuehusets have mod markerne og give 
læ. Stuehusets placering flyttes lidt mod nord til der, hvor det nordlige beplantningsælte ligger i 
dag. (Se også kort neden for). 
 
Der ønskes opført et hus på cirka 177 m2 i grundplan (9,3x20.8) meter med første sal og i alt 
cirka 266 m2 boligareal. Bygningen vil blive opført som et længehus med taghældning på 45 
grader og en maksimumshøjde på 8 meter. 
Se kort senere. 

Lov- og plangrundlag  
Planlovens § 35 bestemmer, at udstykning samt opførelse og ændret anvendelse af byggeri og 
anlæg i landzone kræver tilladelse fra kommunen. Den konkrete afgørelse skal træffes på 
baggrund af navnlig de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, der ifølge lovens 
formål skal varetages ved administration af landzonebestemmelserne. Herved sikres det, at det 
ansøgte ikke strider mod de retningslinjer som er fastlagt i kommuneplanen for det aktuelle 
område eller landzonebestemmelsernes formål. 
Det indgår også i vurderingen, hvilken betydning sagen vil kunne få for fremtidige lignende 
sager. 

Findes der spor af fortidsminder under jordarbejdet, skal arbejdet standses i henhold til 
museumslovens § 27, og fundet anmeldes til Museum Nordsjælland. 

Begrundelse for afgørelsen 
Halsnæs Kommune har vurderet et nyt stuehus på den ansøgte placering i forhold til 



bygningens proportioner, afstandene til eksisterende bygninger, ejendommens sammenhæng, 
praktiske placeringsmuligheder, trafik, terræn, landskab, natur og miljø.  
 
Proportioner  
I forhold til proportionerne vil det nye stuehus have samme fodaftryk som det hidtidige stuehus 
– cirka samme længde, bredde og samme etageantal – og vil således have samme 
overordnede proportioner. Det vurderes dermed at passe til gårdbebyggelsen, der også 
rummer væsentlig større bygninger – f.eks. den gamle ridehal mod øst på over 1.400 m2.  
 
Afstand til øvrige bygninger  
I forhold til afstanden til de øvrige bygninger, vil det nye stuehus ligge under 50 meter fra den 
eksisterende bygningsmasse – ridehallen mod øst (22 meter), mens der vil være 55 meter til de 
oprindelige gårdbygninger mod syd – nu bosted. Se kort nedenfor.  
 
Ejendommens sammenhæng 
I forhold til ejendommens sammenhæng – at det visuelt er en samlet ejendom – vurderes det, 
at tilknytningen vil være umiddelbart synlig, da ejendommens gårdsplads vil være omkranset af 
de gamle gårdbygninger mod syd, den gamle ridehal og nyere stald mod øst og det nye 
stuehus mod nord. Dette område udgør i dag ejendommens centrale plads, og er en stor åben 
flade med kørearealer, parkeringsarealer og græsarealer. Lidt nord for det nye stuehus vil der 
blive etableret et nyt beplantningsbælte, der afgrænser området mod markerne mod nord, 
mens der mod vest er en åben skelbeplantning og et mere åbent beplantningsbælte, som 
afgrænser gården mod naboen mod vest. Samlet vurderes det, at der vil blive en god 
sammenhæng af ejendommen bygningsmasse omkring dens i dag naturlige gårdsplads, som 
ligger centralt mellem gårdens forskellige bygningsstrukturer, der også repræsenterer 
ejendommens forskellige anvendelser. Fra det nye stuehus vil der være gode forbindelser – 
også visuelle – til hele ejendommen.  
 
Praktiske placeringsmuligheder  
I forhold til andre praktiske placeringsmuligheder, er det vurderet, at der ikke er nogle, som vil 
give den krævede tilknytning og samtidig fungere fornuftigt i gårdens daglige drift. Gårdens 
daglige drift medfører meget aktivitet og trafik omkring den centrale plads, hvorfor et nyt 
stuehus ikke ønskes placeret for tæt på denne. Omvendt skal der også være den nødvendige 
tilknytning mellem det nye stuehus og ejendommens eksisterende bygningsmasse. 
 
Trafik  
I forhold til trafikken til og fra ejendommen vurderes det ikke, at der vil blive mere trafik, idet der 
ikke vil blive flere boliger end i dag. Trafikken til boligen vil benytte samme adgang, som alle 
andre til ejendommen.  
 
Terræn  
I forhold til terrænet, så ligger hele ejendommen på et forholdsvist fladt terræn – primært i kote 
4-6 meter. Længst mod øst er lavest – helt ned til kote 2, mens der helt mod syd er op til kote 
9. Der er cirka ½ km mellem højeste og laveste del af ejendommen. Gårdens eksisterende 
bygninger ligger omkring kote 5-5,5 meter, mens det nye stuehus vil komme til at ligge i kote 6-
6,5 meter. Det vurderes ikke, at det nye stuehus vil komme til at virke for højt i forhold til den 
eksisterende bebyggelse – især fordi det vil blive set i sammenhæng med den væsentlig større 
ridehal, der er 9 meter høj i kip.  
 



Landskab  
I forhold til det omgivende landskab, er der mod nord, vest og delvist syd tale om et almindeligt 
ret åbent landbrugslandskab med enkelte læhegn og bevoksninger omkring de spredte 
ejendomme. Landskabet er generelt fladt men stigende mod syd og vest og faldende mod nord 
og øst. Øst for ejendommen er et område med en cirka 15 år gammel skov, hvor terrænet 
falder mod syd og stiger mod øst – men ikke mere end, at skoven slører det ret meget. Det nye 
stuehus vil blive placeret mere eller mindre skjult af eksisterende og ny beplantning og 
bygninger mod øst, nord og syd, mens det mod vest og sydvest kun vil være mindre skjult, da 
bevoksningen her er mere åben. Et stuehus, som kan ses i sammenhæng med andre store 
landbrugsbygninger, vurderes ikke at være et fremmedelement i landskabet, og vurderes at 
ligge så tilpas skjult, at det ikke vil virke som et meget fremtrædende landskabselement. 
Området er i Kommuneplan 2021 udpeget til værdifuldt landskab. Det vurderes ikke, at et nyt 
stuehus med den ønskede placering vil være i strid med udpegningen.  
 
Natur  
I forhold til naturen vurderes det nye stuehus ikke at have betydning. Det område, hvor det 
ønskes opført, henligger som græsareal og et lavt beplantningsbælte uden større træer. Det 
har været brugt til opholdsareal for ejendommens beboere og den lokale rideklubs medlemmer 
samt afskærmning mod nord. Området vurderes ikke at rumme nogen naturværdier – hverken 
naturtyper, flora eller fauna.  
 
Miljø  
I forhold til miljø vurderes det nye stuehus ikke at medføre en øget belastning af området. 
Ejendommen er kloakteret for spildevand. Der er ingen kendte forureninger på ejendommen.  
 
Kystnærhedszonen  
I forhold til Kystnærhedszonen ligger det nye stuehus inden for. Det gør hele ejendommen, og 
hele Halsnæs, så der ikke er noget alternativ. Det er vurderet, at det nye stuehus ikke kan ses 
fra kysten og havet, og i øvrigt ligger gemt bag anden bebyggelse (i meget stort omfang) og 
beplantning – og desuden ses i sammenhæng med ejendommens øvrige bygninger. 
 
Antal boliger 
Der har hidtil været registreret to boliger på ejendommen. Stuehusboligen og bostedet. Det vil 
være uændret fremad, blot vil de ikke længere ligge i samme bygning men i to selvstændige 
bygninger. 
 
Natura-2000 og bilag-IV arter 
Vurderinger er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelse nr. 2091 af 12/11/2021, § 10 

Natura-2000-områder 
Det nærmeste Natura-2000-område er Havet mellem Korshage og Hundested. Området ligger i 
fugleflugt cirka 1 km fra det ansøgte. 

Projektets art, dets samlede størrelse sammenholdt med afstanden fra Natura-2000-området 
medfører, at projektet ikke vurderes at påvirke naturtyper (eller arter), som danner grundlag for 
Natura-2000-området. Det er derfor besluttet ikke at foretage en konsekvensvurdering. 

Bilag IV-arter 
I Habitatdirektivets bilag IV er oplistet en række arter af vilde dyr, hvis levesteder skal beskyttes 



mod beskadigelse eller ødelæggelse. Beskyttelsen omfatter både ynglesteder, rastesteder, 
fødesøgningssteder, overnatningssteder m.m. 

Området er et ret intensivt anvendt område tæt på ridecenter, bolig og bosted. Området, hvor 
bolig og have ønskes placeret, rummer ikke nogle større ældre træer (som fældes), vandhuller 
eller sandede solbeskinnede skråninger, som er gode steder for nogle af de bilag IV-arter, der 
er i kommunen. Der er ikke registreret bilag IV-arter i nærheden. 

Projektets art og størrelse samt områdets nuværende tilstand sammenholdt med afstanden fra 
fund af bilag IV-arter medfører, at det vurderes, at projektet ikke påvirker bilag IV-arter. 

Kort 

 
Forholdene i 2022 

 
Nu ansøgt placering af stuehus (blåt), ny beplantning (grønt). Det beplantningsbælte, der fjernes, ligger 
under det nye stuehus i retning øst-vest. 



Historik 

 
Placering som godkendt til ikke at kræve landzonetilladelse i 2021. 
 
Der er i februar 2023 truffet en afgørelse på en placering af stuehuset længere mod nord – 
nord for det beplantningsbælte, der nu vil blive fjernet. Denne placering er ikke længere i spil – 
og ikke vist på kort her. 
 
Kopi til: 
Friluftsrådet, nordsjaelland@friluftsraadet.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, halsnaes@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dnhalsnaes-sager@dn.dk 
Danmarks Ornitologiske Forening, Kbh-afd's fredningsudvalg, natur@dof.dk  
Danmarks Ornitologiske Forening, Halsnæs afd., halsnaes@dof.dk 
Museum Nordsjælland, post@museumns.dk 

Klage 
Du skal være opmærksom på, at der kan klages over afgørelsen til Planklagenævnet inden 4 
uger fra offentliggørelsen. En klage betyder, at tilladelsen ikke må udnyttes, med mindre at 
Planklagenævnet bestemmer andet. Vi orienterer ansøger, hvis der kommer klager. 

Du kan klage til Planklagenævnet over kommunens afgørelse for så vidt angår retlige forhold. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via 
Klageportalen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.  Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen 



sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du med 
betalingskort betale et gebyr. Privatpersoner skal betale 900 kr. og virksomheder og 
organisationer skal betale 1.800 kr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret 
er betalt. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Sagen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder fra dags dato. 

På Nævnenes Hus’s hjemmeside www.naevneneshus.dk er en vejledning til, hvordan man 
klager. 

 

Venlig hilsen 

Jørgen Krog 
Byplanlægger 
Telefon 47 78 40 00 
mail@halsnaes.dk 
www.halsnaes.dk 
 

 


